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evelxne revellat

De: Clement Mousset <clement.mouss@gmail.com>
Envoyé: jeudi 10 novembre 2016 17:14

A: evelyne revellat; a.preuvot@gmail.com

Objet: Taxe d'habitation de I'année 2016

Pieces jointes: Taxe_d'habitation_2016jpg; RIB_c_mousset.pdf
Indicateur de suivi: Assurer un suivi

Etat de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Mme Revellat,
L'avis d'imposition pour la taxe d'habitation de janvier 2016 a ét¢ envoyé sur mon relevé d'imposition.

Suite a notre appel téléphonique de cet apreés midi, merci de trouver ci dessous ce que nous avons convenu 4
l'oral. '

En début d'année 2016 nous étions 3 colocataires présent dans la maison, Charlotte, Adélaide et moi méme.
Nous avions convenu tous les quatre, que le montant de la taxe d'habitation soit divis¢ en 6 correspondant
au nombre de chambre dans la maison. Charlotte, Adélaide et moi méme prenons chacun une part et vous
les 3 parts restantes.

Vous pouvez trouver ci joint la copie d'éeran de mon avis d'imposition en ligne. La taxe d'habitation s'éléve
donc a 1035 curos.

La part de chacun est alors :

Adé¢laide : 172.5 euros (1 part)
Charlotte : 172.5 euros (1 part)
Clément : 172.5 euros (1 part)

Evelyne Revellat : 517.5 euros (3 parts)

Durant notre appel vous m'avez précisé que vous réglerez la part de Charlotte.

Ainsi Mme Revellat, merci de me faire parvenir la somme de 690 euros (4 parts de 172.5 euros).
Adclaide, merci de me transmettre la somme 172.5 euros.

Vous pouvez trouver mon RIB ci joint.
Merci de votre retour.
Bonne soirée a tous.

Clément Mousset
tel: +33(0) 782 243 236



evelzne revellat

De: evelyne revellat

Envoyé: samedi 2 janvier 2016 12:02
A: ‘charlottehauuy@gmail.com'
Objet: Ventilation impots et charges
Importance: Haute

A l'attention de:

Charlotte Hauuy (charlottehauuy@gmail.com)
De: Evelyne et Philippe Revellat

SCI Revellat-Perroquets
Objet : Compte annuel charges et impots locaux

Apres vérification, la taxe audiovisuelle est d’un montant de 136,00 €. Nous avons donc refaits les calculs compte

tenu de cet élément. Charlotte nous enverra le justificatif quand les impé6ts auront rectifié leur erreur. Le tableau ci-
dessous remplace et annule le précédent.

Calcul Charges locatives : (gau, Gaz, Electricits, internet.)

Date entrée dans la colocation ler décembre 2014

Date de sortie éventuelle (ou fin de I'année) 31 décembre 2015

Nombre d'occupants de votre chambre 1

Provisions sur Charges que vous avez versées : 13, mois X 1 personne(s) X 50€ = 650 €
(Nb de mois de présence X Nombre d'occupants X montant des provisions)

Votre Cote part pour les charges 17,3 %

(Fonction du temps de présence et du nbre de locataires)

Réajustement pour la période donnée Mensuel : -4,54 €

(sl nombre négatif, on vous doit de l'argent) Sur |'EXEI’CiCE . _59,01 €

Impots Locaux:

Montant total de I'impét 1386 €
Nombre de locataire le payant (présents au 1" Janvier) 6
Montant de votre quote-part : 231, €

En conclusion, votre solde total est de :

Au titre des réajustements de charges : -59,01 €
Au titre des imp6ts locaux 231, €
Total a régler: 171,99 €

Merci d’avance pour votre compréhension pour ces modifications et de bien vouloir effectuer le reglement dés
réception.

Avec nos meilleurs veeux pour cette nouvelle année 2016.
Evelyne Revellat

evelyne@revellat.fr
Mob : 06 60 47 71 64




