evelyne revellat

De: evelyne revellat

Envoyé: jeudi 5 décembre 2019 12:31

A: 'rachel ROKOTONIARIB'

Objet: RE: Facture 20180469 - ONE PLACE - 677,20 EUR

Pour confirmer ma présence, il aurait fallu que j’achete ma place avant.

Evelyne Revellat
evelyne@revellat.fr
Mob : 06 60 47 71 64

De : rachel ROKOTONIARIB [mailto:rachel@one-place.fr]
Envoyé : jeudi 5 décembre 2019 12:23

A : evelyne revellat <evelyne@revellat.fr>

Objet : Re: Facture 20180469 - ONE PLACE - 677,20 EUR

Madame

vous vous doutez, certainement, que

-vous avez confirmé votre présence.

- que cette confirmation vous a été adressée via un badge sur lequel il était identifié¢ qu'il avait une valeur.
- que vous pouviez ne pas venir, sans souci, mais qu'il fallait nous informer, c'est aussi sur le badge et les 6
mails envoyés que vous avez lu, tous.

- que nous avons 180 events pour plus de 15 000 vips et sécurisons donc leur venue.

1'état factuel est donc clair.

Vous vous doutez aussi qu'une invitation, a un cott lié¢ au lieu, travail salari¢, cocktail, etc...

Si vous étiez a notre place, que feriez vous d'une personne confirmée qui confirme, qui valide, qui ne vient
pas et ne prévient méme pas ? Que penseriez vous de votre invité pour lequel vous avez pris du temps et des
charges... ?

Si cette méme personne qui vous fait faux bond de la sorte, se met ensuite a vous dire qu'elle ne savait pas
alors qu'elle a été relancée 6 fois et lu 6 emails de confirmation suite a sa propre confirmation ?

et qu'en finalité cette personne vous menace alors qu'elle ne vous a pas respecté ?

de fait, je suis désolée mais votre réponse est osée et ne concours pas a ce que nous revenions sur cette
facture due et en bonne et due forme

cdt

Le mer. 4 déc. 2019 a 18:03, evelyne revellat <evelyne@revellat.fr> a écrit :

Bonsaoir,

Si c’est une blague ou une fraude c’est vraiment de mauvais go(t et je vous demande de cesser immédiatement ce
procéder de commercialisation fallacieux.

Tout cela suite a une approche qui ne comportait aucune offre commerciale correctement compréhensible.
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Cordialement

Evelyne Revellat

evelyne@revellat.fr

Mob : 06 60 47 71 64

De : evelyne revellat

Envoyé : mercredi 4 décembre 2019 17:50

A : 'ONE PLACE' <rachel@one-place.fr>

Objet : RE: Facture 20180469 - ONE PLACE - 677,20 EUR
Importance : Haute

Bonsaoir,

J'ai répondu a une invitation sur LinkedIn et je n’ai jamais pu avoir acces aux CGV.

J'ai demandé une confirmation que je n’ai jamais recue et ensuite j’'ai recu une information comme quoi il y avait
trop de participants et que je serai informée d’une prochaine date.

Je n’étais méme pas été informée que c’était payant.
Je n"ai jamais recu cette information.

Vous devriez étre clair dans votre facon de procéder.

Cordialement

Evelyne Revellat

evelyne@revellat.fr

Mob : 06 60 47 71 64

De : noreply@new.secure.zervant.com [mailto:noreply@new.secure.zervant.com]
Envoyé : mercredi 4 décembre 2019 17:42




A : evelyne.revellat@kheprisante.fr
Objet : Facture 20180469 - ONE PLACE - 677,20 EUR

Facture 20180469

ONE PLACE

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint votre facture liée au DIGITAL RH MEETING 2019.

Conformément a nos CGV, vous auriez du nous informer de votre absence.
ces CGV ont été signées et lu au préalable a 3 reprises.

la totalité des 8 messages envoyés sur ce sujet ayant été lu, il ne peut étre évoqué votre manque de
compréhension.

cette facture est dorénavant déposée en injonction de paiement et les frais inhérents vous seront imputés a
chaque échéance journaliere.

Bonne journée

Cordialement,

ONE PLACE

Destinataire : EN NOM PROPRE
Echéance 11.12.2019



Total (TTC) 677,20 €
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